
InTech 
 Instrumentos y Equipos C.A  

 

Cotización 
 

Visítenos en http://www.intech-ie.com 

 

Oferta # C-2024-0183 

Fecha: 21/06/2024 

Su referencia correo 

 

 

Facturar a:  Despachar a: 

PDVSA PETROCEDEÑO, S.A. 
RIF: J-29531871-5 

Av. Libertador con calle El Emplame Edif. Petroleos 
de Venezuela Torre Oeste Piso 7 Ofic. 28,  

Urb. La Campiña. Caracas Capital, Venezuela  

Att: Francelys Torres  
Telf: +58 281 7085304/ 281 2805184 

Correo: torresfdx@pdvsa.com          

 Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui 
(Jose) 

 

Vendedor Condiciones Referencia Destino Términos Pago Validez 
S. Méndez 

N. Carricatti 
DDP C-2024-0183/PL ANZ Ver abajo 30 días 

 

Item Cant Descripción Unitario US$ Total US$ 

1 36 

TUBOS PARA CENTRIFUGA DE VIDRIO CAPACIDAD 100ML LONGITUD 8’’ 
PARA PETROLEO ACORDE A ASTM D91/96, SIGMA 
PN 15130 
 
TUBOS DE CENTRÍFUGA 100 ml, 8" for petroleum, according to ASTM D 91/96, Ø 

37 x 200 mm, max. 700 × g 
 

$269,00 $9.684,00 

2 1 

CENTRIFUGA DE LABORATORIO 6-16HS INCLUYE SWING-OUT ROTOR 
FOR 4 BUCKETS FOR GLASS TUBES FOR MINERAL OIL, BUCKETS WITH 
THREAD FOR MINERAL OIL TUBE 100 ml, 8" Ø37x200 mm, ASTM D 
91/96, SEALING CAP FOR BUCKET (2 SETS = 4 PIECES) & ADAPTER FOR 
100 ML/8" PETROLEUM GLASS TUBE NO. 15130, INCL. RUBBER 
CUSHION NO. 16021, 1 SET = 2 PCS., SIGMA 
PN 10393-11165-13113x2-17107x2-16103x2 
 
220-240 V 50-60 Hz, with heating max. +70°C 
- max. rotor temperature +60°C 
- special for ASTM crude oil centrifugation max. +70°C 
 
Control de giro S 
Centrífuga de mesa universal, rango de velocidad hasta 13500 rpm y campo 
gravitatorio hasta 20376 x g, máx. capacidad 4 x 800 ml, motor de inducción sin 
mantenimiento, un microcontrolador controla la velocidad o el campo gravitatorio 
y el tiempo, pantalla TFT, idiomas: D, GB, ES, F, PT, temporizador: 10 s - 99 h 59 
min (incrementos = 60 s o 1 seg), carrera corta + carrera continua + temporización 
después de alcanzar la velocidad establecida, incrementos de temperatura = 1 °C, 
incrementos de velocidad = 10 rpm o 1 rpm, incrementos de campo gravitatorio = 
10xg o 1xg, visualización permanente de valores preseleccionados y reales, 60 
programas, programación libre nombre, unidad de control bloqueable, curvas de 
aceleración y desaceleración programadas y definidas por el usuario, retardo de 
inicio, monitoreo de centrifugación "run monitor", precalentamiento durante la 
parada, identificación del rotor, interruptor de desequilibrio, bloqueo de tapa 
motorizado, recipiente de acero inoxidable, bajo nivel de ruido, apertura de 
bloqueo de tapa de emergencia , señal acústica, apertura automática de la tapa al 

$44.982,00 $44.982,00 

INTECH Instrumentos y Equipos C.A. 

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04, 

Caracas, Venezuela 1080 
Tel:  58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346 
Fax: 58-212-977.3613 
E-mail:sales@intech-ie.com 

RIF J-30615033-1 
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final del recorrido conmutable, producido de acuerdo con las normas de seguridad 
nacionales e internacionales (por ejemplo, IEC 61010) 
 
 

3 6 

GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO AZUL TALLA M, ANSELL 
PN 32889-886 
 
Ideal para fabricación, limpieza y mantenimiento ligero, manipulación de piezas 
complejas, análisis de laboratorio/trabajo técnico y aplicaciones automotrices. 
 
Puños enrollados 
Ambidextro 
Durable, pero suave para mayor comodidad. 
Libre de polvo 

Disipador de estática 
 
Dedos texturizados para un agarre excepcional. 
 
Certificaciones: Los materiales componentes cumplen con las regulaciones de la 
FDA para contacto grado sanitario. 
 
*Presentación: Caja de 100 unidades* 
 

$133,00 $798,00 

4 12 

GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO AZUL TALLA XL, ANSELL 
PN 32889-890 
 
Ideal para fabricación, limpieza y mantenimiento ligero, manipulación de piezas 
complejas, análisis de laboratorio/trabajo técnico y aplicaciones automotrices. 
 
Puños enrollados 
Ambidextro 
Durable, pero suave para mayor comodidad. 
Libre de polvo 
Disipador de estática 
 
Dedos texturizados para un agarre excepcional. 
 
Certificaciones: Los materiales componentes cumplen con las regulaciones de la 
FDA para contacto grado sanitario. 
 
*Presentación: Caja de 100 unidades* 
 

$133,00 $1.596,00 

5 24 

MEDIA MASCARA DOBLE CARTUCHO MODELO 7501 MATERIAL SILICON 
TIPO SMALL, 3M 
PN  4240-01-495-1294 

$136,00 $3.264,00 

6 48 

CARTUCHO MULTIGAS PARA VAPORES ORGANICOS MODELO 6003 
JUEGO DE DOS PIEZAS, 3M 
PN  

$60,00 $2.880,00 

7 12 

GUANTES DE NEOPRENO NEGRO MANGAS LARGAS DE SEGURIDAD 
CONTRA RIESGO QUIMICO Y TERMICO, ANSELL 
PN 47742-588 
 
Estos guantes están diseñados para proteger al usuario en aplicaciones donde 
existen riesgos térmicos y químicos. 
 
Uso en el procesamiento químico, procesamiento de alimentos, industria general, 
servicios de limpieza, procesamiento y refinación de petróleo e industrias 
petroquímicas. Los usos incluyen plantas químicas y transporte; procesamiento 
químico, refinación de petróleo y petroquímicos; fabricación de placas de circuito; 

$267,00 $3.204,00 
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detergentes y líquidos de limpieza; equipos de manipulación y materiales abrasivos 
recubiertos con aceites, grasas, ácidos y disolventes; manipulación de objetos en 
productos químicos fríos o calientes; manipulación de aceites, ácidos, cáusticos y 
alcoholes; y fabricación de pesticidas. 
 
No se ve afectado por detergentes y soluciones de limpieza. Excelente protección 
contra grasas y aceites. Flexibilidad y agarre superiores. Los guantes brindan 
protección contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta 180 °C. 
 
Certificaciones: protección contra cortes ANSI nivel 2; Abrasión ANSI Nivel 3.  

8 12 

GUANTES DE NITRILO VERDES DE SEGURIDAD CONTRA RIESGO 
QUIMICO TAMAÑO 8-8-1/2 IN LONGITUD TOTAL 13 IN, ANSELL 
PN 32890-108 
 

Diseño de dedos curvados y palma contorneada para reducir la fatiga. 
La textura en relieve mejora el agarre para facilitar el manejo de objetos mojados. 
Específico para cada mano 
Libre de polvo 
Puños rectos 
 
Protege contra una amplia gama de productos químicos, incluidos disolventes 
aromáticos, aceites de corte y refrigerantes, disolventes de petróleo y grasas 
animales. 

$46,00 $552,00 

9 12 

GUANTES DE NITRILO VERDES DE SEGURIDAD CONTRA RIESGO 
QUIMICO TAMAÑO 10 IN LONGITUD TOTAL 13 IN, ANSELL 
PN 32890-112 
 
Diseño de dedos curvados y palma contorneada para reducir la fatiga. 
La textura en relieve mejora el agarre para facilitar el manejo de objetos mojados. 
Específico para cada mano 
Libre de polvo 
Puños rectos 
 
Protege contra una amplia gama de productos químicos, incluidos disolventes 
aromáticos, aceites de corte y refrigerantes, disolventes de petróleo y grasas 
animales. 

$46,00 $552,00 

10 3 

GUANTES PARA HORNOS NARANJA DE ALGODÓN HASTA 232 °C/450 °F 
LONGITUD 13 IN (33 CM), Bel-Art Products 
PN 490012-180 
 

$230,00 $2.300,00 

11 12 

MONOLENTES DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO CON CORREA 
AJUSTABLE Y REJILLA DE VENTILACION RESISTENTE A SALPICADURAS 
QUIMICAS E IMPACTOS, 3M 
PN 91251-00000T 
  

$51,00 $612,00 

12 2 

HIDROMETRO SEGÚN ASTM E100 RANGO 1000 A 1220 SPECIFIC 

GRAVITY LENGTH 15’’ CON TRAZABILIDAD NIST, VWR 
PN 30617-764 
 

$369,00 $738,00 

13 2 

HIDROMETRO ASTM 3H EN CONFORMIDAD CON ASTM E100 RANGO 19 
A 31 API LENGTH 330 MM, KOEHLER 
PN 251-000-03H 
 

$230,00 $460,00 

14 2 

HIDROMETRO SEGÚN ASTM E100 RANGO 800 A 910 SPECIFIC GRAVITY 
LENGTH 300 MM CON TRAZABILIDAD NIST, VWR 
PN 34629-601 
 

$276,00 $552,00 
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15 2 

HIDROMETRO ASTM 2H EN CONFORMIDAD CON ASTM E100 RANGO 9 A 
21 API LENGTH 330 MM, KOEHLER 
PN 251-000-02H 
 

$230,00 $460,00 

16 3 

JERINGA DESCARTABLE EN POLIPROPILENO SIN EMBOLO DE GOMA 
CAPACIDAD 5 ML (PAQUETE 100 UN), ANTON PAAR    
PN 6772 
 

$180,00 $540,00 

17 3 

 
NO BID - - 

18 1 

DMA 4200 M LABORATORY DENSITY METER, ANTON PAAR 
PN 183400 
 

El nuevo DMA 4200 M es un densímetro para condiciones excepcionales. Mide la 
densidad a temperaturas de entre -10 °C y 200 °C y presiones altas de hasta 500 
bar. El método Pulsed Excitation Method empleado por el DMA 4200 M proporciona 
los resultados de densidad más estables basándose en un conocimiento extenso 
de las características de oscilación. Gracias a la nueva detección automática de 
burbuja FillingCheck™, el DMA 4200 M es conforme a ASTM D4052 y ASTM D5002. 
La influencia de la viscosidad se elimina con una nueva corrección rápida de la 
viscosidad, garantizando unos resultados de medición con una precisión de hasta 
0.0002 g/cm3. La nueva función Temperfect™ del DMA 4200 M permite realizar 
mediciones de densidad inmediatas a cualquier temperatura entre 0 °C y 150 °C 
a presión ambiente. 
El DMA 4200 M mejora, acelera y simplifica la medición de densidad de muestras 
de petróleo pesado. 
 
Incluye: 

 
*ACCESSORIES & CONSUMABLES KIT DMA M, ANTON PAAR 
With: 
DRYING CARTRIDGE FOR DMA 4200 M, ANTON PAAR 
PN 65085 
SYRINGE HEATING ACCESSORY FOR DMA 4200 M 
PN 187235 
SYRINGES 5 ml LUER (100 pcs.), ANTON PAAR 
PN 6772  
DENSITY STANDARD S3 100 ml 0.82/0.73 g/cm³ at 20/150°C, ANTON PAAR X5 
PN 188218 

 

$65.352,00 $65.352,00 

19 1 

DMA 35 EX PETROL PORTABLE DENSITY METER, ANTON PAAR 

PN 183057-177301-177115 

 

Instrumento de laboratorio portátil alimentado por batería para la determinación 

de la concentración/densidad de  muestras de petróleo en ambientes peligrosos 

según la tecnología de tubo en U oscilante de Anton Paar. Con Compensación de 

temperatura integrada con protección IP54. Anton Paar ofrece los únicos 

densímetros portátiles digitales en el mercado certificados por ATEX (Marca Ex Ex 

II 2 G Ex ib IIB T4), cumple totalmente con los estándares ASTM D7777 y IP 559. 

 

Incluye: 

• 1# maleta de transporte 

• 1# llave Allen 

• 1# manual de instrucciones 

• 1# set correa de transporte personal seguro 
• 1# protector de panel de operacion  
 

$6.915,00 $6.915,00 
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20 6 

 
NO BID - - 

21 6 

 
NO BID - - 

22 1 

TERMOMETRO ASTM 12F RANGO -5 A 215 °F LENGTH 425 MM DIVISION 
0.5 °F EXACTITUD 0.25 °F, THERMCO 
PN 10746-984 
 

$340,00 $340,00 

23 300 

ENVASES PARA MUESTRAS DE PLASTICO EN POETILENO DE ALTA 
DENSIDAD CAPACIDAD 1 GALON CON TAPA Y ASA, ANTYLIA SCIENTIFIC  
PN 76534-260 
  

$138,00 $41.400,00 

24 6000 

BOTELLA DE BOCA ANCHA DE LABORATORIO PLASTICA BLANCA EN 
POLIPROPILENO CAPACIDAD 500 ML, VWR 
PN 89221-692 
 

$29,00 $174.000,00 

25 2 

 
NO BID - - 

26 2 

GASTIGHT SYRING CAPACIDAD 1 ml LETRAS BLANCAS, KAM CONTROLS 
PN 09008 
 

$618,00 $1.236,00 

27 2 

CALIBRATION VERIFICATION CHECK SOLUTION, KAM CONTROLS  
PN 09032 

$607,00 $1.214,00 

28 2 

DETECTOR ELECTRODE, KAM CONTROLS  

PN 09064 
$4.005,00 $8.010,00 

29 2 

SAMPLE INJECTION PORT, KAM CONTROLS  
PN 09049 

$295,00 $590,00 

30 2 

GASTIGHT SYRINGE CAPACIDAD 250 µl, KAM CONTROLS  
PN 09021 

$533,00 $1.066,00 

31 2 

SPECIAL GREASE 25 g TUBE, KAM CONTROLS  
PN 09015 

$634,00 $1.268,00 

32 2 

GENERATOR SOLUTION A (ANODO) PACK DE 6 CON BOTELLAS DE  100 
ML, KAM CONTROLS  
PN 09004 
 

$1.055,00 $2.110,00 

33 2 

GENERATOR SOLUTION C (CATODO) PACK DE 6 CON AMPOLLAS DE  5 
ML, KAM CONTROLS  
PN 09006 
 

$554,00 $1.108,00 

34 2 

NEEDLE 19 LENGTH 4”, KAM CONTROLS  
PN 09002 

$351,00 $702,00 

35 1 

MALETIN DE HERRAMIENTAS MODELO JTK-96, JENSEN TOOLS 
PN JTK-96 

$4.451,00 $4.451,00 

36 1 

PINZA AMPERIMETRICA MODELO 376 FC CON IFLEX, FLUKE 
PN 376 FC 

$1.623,00 $1.623,00 
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Tiempo de entrega 
Luego de recibir orden de compra y pago, 

Items 3-8,10,11,14,24,36: 3-6 semanas aprox. 
Items 9,16: 4-7 semanas aprox. 

Items 1,2,12,19,22,23,26-34: 6-8 semanas aprox. 

Items 35: 8-10 semanas aprox. 
Items 13,15,18: 10-14 semanas aprox. 

 
El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios 

generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 

1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima 
a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado 

y/o transporte internacional del producto. 
2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 

3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o 

país final. 
4. Actos delictivos y/o terroristas. 

5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. 
 

Términos de pago 
100% Prepagado con la orden de compra 

 

Volumen y Peso 
Peso y volumen por avisar 

 

  

 

Subtotal        US$ 385,963.00 

Flete             US$ Incluido 

Seguro          US$ Incluido 

IVA 16 %     US$ 61,754.08 

IGTF           US$ 13,431.51 

TOTAL        US$ 461,148.59 
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CONDICIONES DE PAGO 
COMPONENTE IMPORTADO 
 

 
1. En DOLARES AMERICANOS (US$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera 

de las siguientes cuentas 
 

AMERANT BANK (in US$) 
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134 
CUENTA NUMERO 8303790106 
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A. 
ABA 067010509 
SWIFT MNBMUS33 

 
 
 
COMPONENTE NACIONAL 
 

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria 
 
Banco Mercantil 
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A. 

             – 0105-0011-73-1011-50499-5 
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 Condiciones de Venta 

 Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de 
Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos 
 

 El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en 
nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de 
entrega ofertado 
 
   

 Notas: 

 *El valor del material podrá ser pagado en US$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y 
para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en 
su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago 
 
*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en 
caso de que el mismo no pueda ser pagado en US$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de 
acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado 
a la tasa oficial del día de pago 
 

 Aporte Social: 

 No solicitado 

  

 Garantía 

 Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.  

 INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación 
Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos 
y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como 
internacionalmente  

  

 Observaciones: 

 Pedido Mínimo US$ 300.00 
 
En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega 
del material 

  

  

 

 

http://www.bcv.org.ve/

