InTech

Instrumentos y Equipos C.A

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04, Oferta #
Caracas, Venezuela 1080 Fecha:

Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613

E-mail:sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Su referencia

Cotizacion

Visitenos en http://www.intech-ie.com

C-2024-0175

21/06/2024
6600065327

Facturar a: Despachar a:
PDVSA PETROCEDENO, S.A. Complejo Petroquimico José Antonio Anzoategui
RIF: J-29531871-5 (Jose)
Av. Libertador con calle El Emplame Edif. Petroleos
de Venezuela Torre Oeste Piso 7 Ofic. 28,
Urb. La Campifia. Caracas Capital, Venezuela
Att: Francelys Torres
Telf: +58 281 7085304/ 281 2805184
Correo: torresfdx@pdvsa.com
Vendedor Condiciones Referencia Destino Términos Pago Validez
S. Mindez DDP C-2024-0175/PL | ANZ Ver abajo 30 dias
N. Carricatti
Item|Cant Descripcion Unitario US$ Total US$
SHELL VIALS CON TAPA A PRESION DE POLIETILENO CON FONDO $270,00 $2.700,00
PLANO DE DIMENSION % DRAM CAPACIDAD 2 ML, ELECTRON
MICROSCOPY SCIENCES
1 | 10 |PN 100489-498
**Presentacion: Caja de 144 unidades**
SHELL VIALS SIN TAPA CON FONDO PLANO DE DIMENSION 4 $211,00 $4.220,00
DRAM CAPACIDAD 15 ML, ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES
2 20 PN 100489-510
**Presentacion: Caja de 144 unidades**
HIDROMETRO DE CUERPO DE VIDRIO RANGO 0 A 12° BAUME $182,00 $4.368,00
SUBDIVISIONES 0.1 CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD NIST
3 | 24 LISBRE DE METALES PESADOS, KIMBLE
PN 10169-736
PIPETA FINNPIPETTE DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD DE 1 A $1.943,00 $19.430,00
4 10 10 ML, THERMO SCIENTIFIC
PN 89080-433
PIPETA FINNPIPETTE DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD DE 100 $1.934,00 $19.340,00
5| 10 A 1000 UL, THERMO SCIENTIFIC
PN 89080-429
PIPETA FINNPIPETTE DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD DE 1 A $1.816,00 $18.160,00
6 | 10 5 ML, THERMO SCIENTIFIC
PN 89080-431
PUNTA DE PIPETA DE 100 A 1000 UL EN COLOR BLANCO DE $84,00 $2.520,00
7 | 30 POLIPROPILENO VIRGEN LIBRE DE METALES, COLE-PARMER
PN EW-25713-00
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*Presentacion: caja de 100 unidades*

30

PUNTA DE PIPETA DE 1 A 10 ML EN COLOR BLANCO DE
POLIPROPILENO VIRGEN LIBRE DE METALES, COLE-PARMER
PN EW-24503-01

*Presentacion: bolsa de 100 unidades*

$193,00 $5.790,00

60

BOTELLA DE BOCA ANCHA DE LABORATORIO PLASTICA BLANCA
EN POLIPROPILENO CAPACIDAD 1L, VWR
PN 414004-127

$83,00 $4.980,00

10

60

BOTELLA DE BOCA ANCHA DE LABORATORIO PLASTICA BLANCA
EN POLIPROPILENO CAPACIDAD 500 ML, VWR
PN 414004-182

$50,00 $3.000,00

11

60

BOTELLA DE BOCA ANCHA DE LABORATORIO PLASTICA BLANCA
EN POLIPROPILENO CAPACIDAD 500 ML, VWR
PN 414004-126

$55,00 $3.300,00

12

60

BOTELLA DE BOCA ANCHA DE LABORATORIO PLASTICA BLANCA
EN POLIPROPILENO CAPACIDAD 250 ML, VWR
PN 414004-125

$49,00 $2.940,00

13

10

SOLUCION BUFFER PH 10.01 EXACTITUD 0.1 CON CERTIFICADO DE
TRAZABILIDAD NIST, THERMO SCIENTIFIC
PN 34182-309

$150,00 $1.500,00

14

10

SOLUCION BUFFER PH 4.01 CON TRAZABILIDAD NIST, THERMO
SCIENTIFIC
PN 34182-306

$156,00 $1.560,00

15

10

SOLUCION BUFFER PH 7.00 CON TRAZABILIDAD NIST, THERMO
SCIENTIFIC
PN 34182-386

$155,00 $1.550,00

16

15

CILINDROS TOMA MUESTRAS EN ACERO INOXIDABLE 316L CON
CONEXION ¥ NPT HEMBRA EN AMBOS EXTREMOS, RESTEK
PN 22112-PI

$4.320,00 $64.800,00

17

PHMETRO MODELO PORTAVO 904X ATEX CON TECNOLIGIA
MEMOSEN, KNICK
PN 904XpH-ZU0934-EW-9876624

Incluye soporte base para electrodos y estuche de guardado

$4,428.00 $10.452,00

18

ELECTRODO PARA MEDICION DE PH SE554 ATEX RANGO 0 A 14
PARA MEDIOS AGRESIVOS, VALORES EXTREMOS DE PHY ALTAS
TEMPERATURAS CUERPO DE VIDRIO LONGITUD 120 MM, KNICK
PN SE554X1/1-NMSN-CA/MS-001XFB-L

Incluye cable de conexion memosens M8 de 1.5 metros.

$1.696,00 $10.176,00
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BOMBA DE VACIO MODELO V-80 CON INTERFASE DE CONTROL $5.206,00 $5.206,00
19| 1 I-80 DE 15 MBAR DE CAPACIDAD DE VACIO, BUCHI

PN 11Vv080100

BALON DE DESTILACION DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 125 ML, $148,00 $4.440,00
20 | 30 |CORNING

PN 4620-125

BEAKER DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 250 ML INTERVALO DE $61,00 $1.464,00
21 | 24 GRADUACION 25 ML, KIMAX

PN 89001-62

BEAKER DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 250 ML INTERVALO DE $61,00 $1.464,00
22| g GRADUACION 25 ML, KIMAX

PN 89001-62

CONDUCTIMETRO MODELO PORTAVO 907 MULTI CON $5.597,00 $16.791,00

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD MODELO SE204, KNICK

PN 907MultiCond-ZU0934-SE204-L-EW-9876624
23 3

Incluye soporte base para electrodos, estuche de guardado y electrodo de

conductividad de 4 electrodes.

CILINDRO GRADUADO DE VIDRIO CLASE A CAPACIDAD DE 100 ML $605,00 $14.520,00
24| 24 CON TAPON PYREX, CORNING

PN 24768-090

BARRA MAGNETICA DE AGITACION DIMESIONES 1 % X 5/16 $41,00 $2.460,00
25| 60 PULGADAS FORMA OCTAGONAL, VWR SPINBAR

PN 58948-150

BARRA MAGNETICA DE AGITACION DIMESIONES 1 X 5/16 $41,00 $2.460,00
2% | 60 PULGADAS FORMA OCTAGONAL, VWR SPINBAR

PN 58948-138

BATERIA SECA DE 6V Y 4.5 AH MODELO RB640, MIGHTY MAX $93,00 $372,00
27| 4 |PNML4-6 SLA

TRAMPA DE DESTILACION DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 5ML, $1.198,00 $19.168,00
28 | 16 |ICORNING

PN 52929-516
29| 15 NO BID - -

BEAKER/ VASO PRECIPITADO DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 250 $543,00 $13.032,00
30| 24 ML SIN ASA GRADUADO DE INTERVALO 20 ML, CORNING

PN 13912-207

CILINDRO GRADUADO DE CAPACIDAD 1000CC DE MATERIAL DE $233,00 $5.592,00
31| 24 PLASTICO, CORNING

PN 89172-034

VASO PRECIPITADO/BEAKER DE 10 ML DE VIDRIO PYREX SIN $375,00 $9.000,00

INTERVALO DE GRADUACION, CORNING
32 | 24 |PN 13912-069

*Presentacion: Caja de 12 Unidades c/u*
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BEAKER/ VASO PRECIPITADO DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 50 $41,00 $984,00
23| 24 ML SIN ASA GRADUADO DE INTERVALO 10 ML, CORNING
PN 13912-149
FIOLA DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 500 ML, CORNING $71,00 $1.704,00
34 | 24 |PN 89090-386
FIOLA ERLENMEYER DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 125 ML $39,00 $936,00
35| 24 GRADUADO, CORNING
PN 29136-048
EMBUDO PARA LABORATORIO MATERIAL DE PLASTICO, THERMO $92,00 $2.208,00
36 | 24 |SCIENTIFIC
PN 30250-062
BALON DE VIDRIO PYREX ESMERILADO DE JUNTA 24/40 $198,00 $4.752,00
37| 24 CAPACIDAD 1000 ML, CORNING
PN 89090-694
BALON DE VIDRIO PYREX BOCA LISA CAPACIDAD 500 ML, $145,00 $3.480,00
CORNING
38 | 24 bN 29126-044
BALON DE VIDRIO PYREX VOLUMETRICO AFORADO CAPACIDAD $192,00 $4.608,00
250 ML, CORNING
391 24 b\ 89090-766
BALON DE VIDRIO PYREX FONDO REDONDO CAPACIDAD 125 ML, $82,00 $1.968,00
CORNING
90| 24 o\ 89090-642
VASO PRECIPITADO/BEAKER DISENO FORMULARIO ALTO $474,00 $11.376,00
CAPACIDAD 200 ML GRADUADO, CORNING
47 | 24 PN 13922-040
*Presentacion: Caja de 12 unidades c/u*
VASO PRECIPITADO/BEAKER DISENO FORMULARIO ALTO $353,00 $8.472,00
CAPACIDAD 500 ML GRADUADO, CORNING
2| 24 PN 13922-040
*Presentacion: Caja de 6 unidades c/u*
VASO PRECIPITADO/BEAKER DISENO FORMULARIO ALTO $539,00 $12.936,00
CAPACIDAD 1000 ML GRADUADO, CORNING
43| 24 PN 13922-040
*Presentacion: Caja de 6 unidades c/u*
44| 4
NO BID - -
45 | 24 |MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 125 ML $71,00 $1.704,00
GRADUADO, CORNING
PN 29136-048
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CAPSULA DE LABORATORIO DE PLATINO 99.95% DE PUREZA $16.000,00 $96.000,00
%6 6 CAPACIDAD 100 ML DIAMETRO 70MM, HERAEUS
PN 75797-058
47| 3 NO BID - -
MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO PYREX CAPACIDAD 125 ML $136,00 $3.264,00
48 | 24 GRADUADO CON TAPON DE VIDRIO, CORNING
PN 89090-650
49| 3 NO BID - -
50| 3 NO BID - -
51| 3 NO BID - -
52| 3 NO BID - -
53| 3 NO BID - -
CRISOL DE CUARZO CON TAPA CAPACIDAD 150 ML, TECHNICAL $1.169,00 $7.014,00
54| 6 GLASS PRODUCTS

PN 89049-618/89049-632

Tiempo de entrega

Luego de recibir orden de compra y pago,

Items 7-15,21,22,24-26,30-33,36,41,42,43,45: 2-4 semanas aprox.
Items 19,27: 4-7 semanas aprox.

Items 1-6,16,20,28,34,35,37-40: 6-8 semanas aprox.

Items 17,18,23,48,54: 8-12 semanas aprox.

Items 46: 11-13 semanas aprox.

Items 2,3,4,5,10,26,27: 12-14 semanas aprox.

El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios
generados por eventos fuera de manejo de la compania como:

1. Fendmenos climaticos que no permitan el transporte de materia prima
a la fabrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado
y/o transporte internacional del producto.

2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.

3. Alteracién del orden publico en el pais de origen, pais en transito y/o
pais final.

4. Actos delictivos y/o terroristas.

5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.

Términos de pago
100% Prepagado con la orden de compra

Volumen y Peso
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Peso y volumen por avisar

Subtotal US$ 440.993,00
Flete US$ Incluido
Seguro Us$ Incluido
IVA16% US$ 70.558,88
IGTF (URH] 15.346,56
TOTAL uUs$ 526.898,44
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CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04

Caracas, Venezuela 1080

Tel: +58-212-978.4430, 97844.33

Fax:+58-212-977.3613

E-mail: sales@intech-ie.com

1. En DOLARES AMERICANOS (US$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera

de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US$)

220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106

BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509

SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1.

En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil

Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

— 0105-0011-73-1011-50499-5
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Condiciones de Venta

Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de
Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos

El Pedido Minimo de Importacion exclusiva es de US$ 700.00 De ser menor la Orden sera incluida en
nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habria que anadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de
entrega ofertado

Notas:

*El valor del material podra ser pagado en US$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptacion entre ambas partes, y
para este ultimo el calculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en
su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del dia de pago

*E| valor del IVA podra ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del dia en
caso de que el mismo no pueda ser pagado en US$. El valor utilizado para el célculo del mismo es tomado de
acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org. ve y debe ser cancelado
a la tasa oficial del dia de pago

Aporte Social:

No solicitado

Garantia

Todos los materiales mantienen las condiciones de garantia Standard de los fabricantes.

INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de multiples marcas en el drea de Instrumentacion
Industrial, calentamiento Eléctrico y Proteccion de sobrevoltajes, solo suministrara garantia y servicio a los equipos
y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como
internacionalmente

Observaciones:

Pedido Minimo US$ 300.00

En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega
del material
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