
InTech 
 Instrumentos y Equipos C.A  

 

Cotización 
 

Visítenos en http://www.intech-ie.com 

 

Oferta # C-2025-0098 

Fecha: 14/03/2025 

Su referencia correo 

 

 

Facturar a:  Despachar a: 

PDVSA PETROCEDEÑO, S.A. 

RIF: J-29531871-5 
Av. Libertador con calle El Emplame Edif. Petroleos 

de Venezuela Torre Oeste Piso 7 Ofic. 28,  

Urb. La Campiña. Caracas, Distrito Capital zona 
postal 1050. 

Att: Reni Medina  
Telf: 0281-2805467 (Ext. 25467) 

Correo: medinarnv@pdvsa.com          

 Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui 

(Jose) 

 

Vendedor Condiciones Referencia Destino Términos Pago Validez 

S. Méndez DDP C-2025-0098/PL ANZ Ver abajo 30 días 

 

Item Cant SAP Descripción Unitario US$ Total US$ 

21 2 1084611 
NO BID 

 

NOTA: DESCONTINUADO 
- - 

22 2 1084612 
NO BID 

 
NOTA: DESCONTINUADO 

- - 

23 2 1070035 
BOMBA DE AIRE 230V/50HZ, ANTON PAAR  
PN 12593 

 

$1.963,00 $3.926,00 

24 2 1070050 

CAN/DEVICENET TERMINATING RESISTOR 5-

POLES, ANTON PAAR  

PN 83999 
 

$283,00 $566,00 

25 2 1070142 
VENTILADOR 60x60x25 24 VDC, ANTON PAAR 
PN 92947 $405,00 $810,00 

26 2 832161 
NO BID 

 

NOTA: DESCONTINUADO 
- - 

27 2 1042284 
FUENTE DE PODER SPS II, ANTON PAAR  

PN 02684 $4.329,00 $8.658,00 

28 2 1070048 
PANTALLA HOUSING FOIL LEFT, ANTON PAAR   
PN 87085 

 

$339,00 $678,00 

29 2 1042277 
FUSIBLE 5x20mm; AC 250 V;T5 AH, ANTON PAAR 
PN 27656 $90,00 $180,00 

30 2 1070051 
SENSOR DE FLUIDO, ANTON PARA 

PN 47720. $2.100,00 $4.200,00 

INTECH Instrumentos y Equipos C.A. 

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04, 

Caracas, Venezuela 1080 
Tel:  58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346 
Fax: 58-212-977.3613 
E-mail:sales@intech-ie.com 

RIF J-30615033-1 



InTech                                    
Instrumentos y Equipos C.A 

INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A. 
Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04 

Caracas, Venezuela 1080 
Tel: +58-212-978.4430, 97844.33 

Fax:+58-212-977.3613 
E-mail: sales@intech-ie.com 

   
  

Page 2 / 5 

31 2 1070141 
NO BID 

 
NOTA: DESCONTINUADO 

- - 

32 2 1070044 
INTERRUPTOR MICRO SWITCH, ANTON PAAR 

PN 79524 

 

$523,00 $1.046,00 

33 2 1070046 

MANGUERA AGUJA DE CALENTADO PARA 

XSAMPLE 352H/452H, ANTON PAAR 
PN 92949 

 

$4.756,00 $9.512,00 

34 5 1042278 
FUSIBLE SMD 3,15AF, ANTON PAAR 
PN 17833 

 

$89,00 $445,00 

35 2 1070043 
CABLE CAN INTERFAZ, ANTON PAAR 
PN 84665 

 

$309,00 $618,00 

36 2 1070036 

CABLE DE CONEXIÓN HEATING CONTROLLER 

PARA XSAMPLE, ANTON PAAR 

PN 91300 
 

$1.129,00 $2.258,00 

37 2 1070037 

CABLE DE CONEXIÓN HEATING CONTROLLER 
MAGAZINE, ANTON PAAR 

PN 91301 

 

$1.237,00 $2.474,00 

38 2 1070045 
NO BID 

 

NOTA: DESCONTINUADO 
- - 

52 15 1040063 

TEST KIT PHOSPHORUS (HACH 27426-45) 50 
PRUEBAS, LOVIBOND 

PN 535210 

 

$268,00 $4.020,00 

55 25 403903 

DPD REACTIVO CLORO LIBRE (HACH 21055-69) 

PAQUETE DE 100 BOLSAS, LOVIBOND   
PN 530180 

 

$121,00 $2.775,00 

64 24 403903 

DPD REACTIVO CLORO LIBRE (HACH 21055-69) 
PAQUETE DE 100 BOLSAS, LOVIBOND   

PN 530180 
 

$121,00 $2.664,00 

    
Tiempo de entrega 
Luego de recibir orden de compra y pago, 

Items 23-25,27-30,32-37: 4-7 semanas aprox. 
Items 52,55,64: 4-6 semanas aprox. 

 

El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda 
sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo 

de la compañía como: 
1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte 

de materia prima a la fábrica, transporte local en el 

extranjero del material manufacturado y/o transporte 
internacional del producto. 

2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o 
extranjeras. 
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3. Alteración del orden público en el país de origen, país 
en tránsito y/o país final. 

4. Actos delictivos y/o terroristas. 
5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. 

 

Términos de pago 
100% Prepagado con la orden de compra 

 
Volumen y Peso 

Peso y volumen por avisar 

 

Subtotal        US$ 45.320,00 

Flete             US$ Incluido 

Seguro          US$ Incluido 

IVA 16 %     US$ 7.251,20 

TOTAL        US$ 52.571,20 
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CONDICIONES DE PAGO 
COMPONENTE IMPORTADO 
 

 
1. En DOLARES AMERICANOS (US$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera 

de las siguientes cuentas 
 

AMERANT BANK (in US$) 
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134 
CUENTA NUMERO 8303790106 
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A. 
ABA 067010509 
SWIFT MNBMUS33 

 
 
 
COMPONENTE NACIONAL 
 

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria 
 
Banco Mercantil 
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A. 

             – 0105-0011-73-1011-50499-5 
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 Condiciones de Venta 

 Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de 
Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos 
 

 El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en 
nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de 
entrega ofertado 
 
   

 Notas: 

 *El valor del material podrá ser pagado en US$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y 
para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en 
su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago 
 
*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en 
caso de que el mismo no pueda ser pagado en US$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de 
acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado 
a la tasa oficial del día de pago 
 

 Aporte Social: 

 No solicitado 

  

 Garantía 

 Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.  

 INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación 
Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos 
y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como 
internacionalmente  

  

 Observaciones: 

 Pedido Mínimo US$ 300.00 
 
En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega 
del material 

  

  

 

 

http://www.bcv.org.ve/

