InTech

Instrumentos y Equipos C.A

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,

Caracas, Venezuela 1080

Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613

E-mail:sales@intech-ie.com

RIF J-30615033-1

Facturar a:

PetroMonagas S.A.

RIF: J-29556223-3

Urb La Campifia Edif Petroleos De Venezuela Piso 7
Calle ElI Empalme Caracas Distrito Capital 1050
Venezuela

Organizacion De Compra F303

PetroMonagas Oriente

Att: Maria Gonzalez

Telf: 0281-2807281

Correo: gonzalezmfj@pdvsa.com

Oferta #
Fecha:
Su referencia

Cotizacion

Visitenos en http://www.intech-ie.com

C-2024-0246

04/09/2024

Correo

Despachar a:

Almacenes PetroMonagas S.A., Edo. Anzoategui -

Venezuela

Vendedor Condiciones Referencia

Destino

Términos Pago

Validez

C-2024-

S. Méndez 0246/PLTe

DDP

ANZ

Ver abajo

30 dias

Item| Cant

Descripcion

Unitario US$

Total US'$

1 1

NO BID

ESPEJO, PCE INSTRUMENTS
PN PCE-PD-20
SOLPED 1100214129

MEDIDOR ULTRASONICO DE ESPESOR Y DEFECTOS PORTATIL CON
IMPLEMENTACION DE METODOS DE SOMBRA, ECO Y SOBRA

$13.439,00

$26.878,00

PN FLIR VS80-KIT-5
SOLPED 1100214129

Incluye:

auriculares de audio

tarjeta SD

Cable USB

Cable HDMI

Correa para el cuello

Correa de mano

Estuche duro

Visera solar (retractil/extraible)

Unido, UE, Australia)

VIDEOSCOPIO CON SONDA DE 10 MM x 25M DE LONGITUD CON
PANTALLA DE 7” Y RESOLUCION DE 640 x 480, FLIR

e Sonda de inspeccion de tuberias VS80C10-25RM

Adaptador de corriente con enchufes universales (EE. UU., Reino

$11.940,00

$11.940,00

ACELEROMETRO TRI-AXIAL, FLUKE
PN FLUKE 810
SOLPED 1100214280

MEDIDOR DE VIBRACIONES CON TACOMETRO LASER Y

$27.031,00

$27.031,00




InTech

Instrumentos y Equipos C.A

INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.

Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04
Caracas, Venezuela 1080

Tel: +58-212-978.4430, 97844.33
Fax:+58-212-977.3613

E-mail: sales@intech-ie.com

Incluye:

e  Probador de vibraciones con tecnologia de diagndstico.

e Acelerometro triaxial, soporte magnético, kit de almohadilla de
montaje con adhesivo, cable de desconexion rapida del acelerometro
Tacometro laser y bolsa de almacenamiento.

Bateria inteligente con cable y adaptadores.

Correa para el hombro y correa de mano ajustable

Software de visualizacion para PC

Cable mini USB a USB

Guia de introduccion, guia de referencia rapida ilustrada, CD-ROM del
manual del usuario,

e  Estuche de transporte

ALINEADOR DE DIODO LASER DE POLEAS DE CORREA, SKF
PN SKF TKBA 40
SOLPED 1100214280

$5.158,00 $5.158,00

LAMPARA ESTROBOSCOPICA CON LAMPARAS LED
ULTRABRILLANTES CON DISENO ERGONOMICO Y ROBUSTO, SKF
PN SKF TKRS 21

SOLPED 1100214280

$4.052,00 $8.104,00

PINZA AMPERIMETRICA CON CONEXION INALAMBRACA
METERLINK, FLIR

PN FLIR CM85-2x1/TA70x1/TA80x1/TA11x1/TA15x1

SOLPED 1100214281

Incluye:
e Pinzas de sonda de prueba de cocodrilo aisladas CAT IV
e Cables de prueba de silicona de grado industrial
e  Estuche de transporte para las series CM7x y CM8x
e  Estuche universal con lados blandos

$1.744,00 $1.744,00

PINZA AMPERII\,’II'ETR,ICA TRUE RMS AC/DC CON IGM Y BLUETOOTH
CON RESOLUCION TERMICA 160 x 120, FLIR

PN FLIR CM275x1/TA70x1/TA80x1/TA11x1/TA15x1/TA72x1/
TA74x1/TA10-Fx1/TA04-KITx1

SOLPED 1100214281

Incluye:
e Pinzas de sonda de prueba de cocodrilo aisladas CAT IV
Cables de prueba de silicona de grado industrial
Estuche de transporte para las series CM7x y CM8x
Estuche universal con lados blandos
Accesorio de sonda de corriente flexible universal 3000A, 10 pulg.
Accesorio de sonda de corriente flexible universal 30004, 18 pulgadas
Funda protectora para DM9x y TA72/74 o CM55/57
Kit de bateria recargable de polimero de litio para DM275

$3.719,00 $7.438,00

PINZA AMPERIMETRICA MODELO 381, FLUKE
PN FLUKE 381
SOLPED 1100214698

$1.925,00 $3.850,00

10 1

NO BID
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INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.

Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04
Caracas, Venezuela 1080

Tel: +58-212-978.4430, 97844.33
Fax:+58-212-977.3613

E-mail: sales@intech-ie.com

11 1

ESPECTROMETRO PORTATIL DE RAYOS X NITON XL3t 980 GOLDD+
ANALIZADOR DE ALEACIONES, THERMO SCIENTIFIC

PN XL3 980

SOLPED TBD

$96.028,00

$96.028,00

12 1

NO BID

13 1

NO BID

14 1

NO BID

15 1

TERMOMETRO DE VIDEO DE CONTACTO E INFRARROJOS CON LASER
DUAL MODELO TKLT 40, SKF

PN SKF TKLT 40

SOLPED TBD

$2.580,00

$2.580,00

16 1

NO BID

17 1

NO BID

18 1

MAQUINA DE HIELO CON DEPOSITO MODELO F330-BAJ, HOSHIZAKI
PN 89166-532
SOLPED 1100219052

$27.391,00

$27.391,00

19 1

NO BID

20 1

VIDEOSCOPIO CON SONDA DE 10 MM x 25M DE LONGITUD CON
PANTALLA DE 7” Y RESOLUCION DE 640 x 480, FLIR

PN FLIR VS80-KIT-5

SOLPED 1100214129

Incluye:
e Sonda de inspeccion de tuberias VS80C10-25RM
auriculares de audio
tarjeta SD
Cable USB
Cable HDMI
Correa para el cuello
Correa de mano
Estuche duro
Visera solar (retractil/extraible)
Adaptador de corriente con enchufes universales (EE. UU., Reino
Unido, UE, Australia)

$11.940,00

$11.940,00

21 1

NO BID

22 3

ANALIZADOR DE COMBUSTION PARA MEDICION DE 02, CO, CO2,
GASES DE COMBUSTION, AMBIENTE DE CO, PRESION DE FLUJO DE
GAS, PRESION Y TEMPERATURA AMBIENTE, TESTO

PN 310 II

$2.283,00

$6.849,00
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INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04

Caracas, Venezuela 1080

Tel: +58-212-978.4430, 97844.33
Fax:+58-212-977.3613

E-mail: sales@intech-ie.com

SOLPED

Incluye:

Analizador de gases de combustion 310 II
Sonda con cono

Bateria recargable

Fuente de alimentacion y cable.
manguera de silicona

Filtros de particulas (5)

cable USB-C

Certificado de conformidad
Estuche de transporte

Tiempo de entrega
Luego de recibir orden de compra y pago,
Items: 4-8 semanas aprox.

El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a
cambios generados por eventos fuera de manejo de la compaiiia

como.

1. Fendmenos climaticos que no permitan el transporte de materia
prima a la fabrica, transporte local en el extranjero del material

manufacturado y/o transporte internacional del producto.

2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.
3. Alteracion del orden publico en el pais de origen, pais en transito

y/o pais final.
4. Actos delictivos y/o terroristas.
5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.

Términos de pago
100% Prepagado con la orden de compra

Volumen y Peso
Peso y volumen por avisar

Subtotal Us$ 236,931.00
Flete Uss$ Incluido
Seguro US$ Incluido
wA16 % USS 37,908.96
TOTAL US$ 274,839.96
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CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1.

INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04

Caracas, Venezuela 1080

Tel: +58-212-978.4430, 97844.33

Fax:+58-212-977.3613

E-mail: sales@intech-ie.com

En DOLARES AMERICANOS (US$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera

de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US$)

220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106

BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509

SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1.

En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil

Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

— 0105-0011-73-1011-50499-5

Page5/6



INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.

I”Tec h Av. Rio Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04
Caracas, Venezuela 1080

Instrumen tos y Equipos C.A Tel: +58-212-978.4430, 97844.33
Fax:+58-212-977.3613

E-mail: sales@intech-ie.com

Condiciones de Venta

Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de
Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos

El Pedido Minimo de Importacion exclusiva es de US$ 700.00 De ser menor la Orden sera incluida en
nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habria que anadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de
entrega ofertado

Notas:

*E] valor del material podra ser pagado en US$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptacion entre ambas partes, y
para este ultimo el célculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en
su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del dia de pago

*El valor del IVA podra ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del dia en
caso de gue el mismo no pueda ser pagado en US$. El valor utilizado para el calculo del mismo es tomado de
acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado
a la tasa oficial del dia de pago

Aporte Social:

No solicitado

Garantia

Todos los materiales mantienen las condiciones de garantia Standard de los fabricantes.

INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de multiples marcas en el drea de Instrumentacion
Industrial, calentamiento Eléctrico y Proteccion de sobrevoltajes, solo suministrara garantia y servicio a los equipos
y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como
Internacionalmente

Observaciones:

Pedido Minimo US$ 300.00

En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega
del material
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